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To: Info Algemeen BN[gemeente@baarle-nassau.nl]
From: Administratie | Ravelijn Advocaten

Sent: Mon 7/22/2024 12:03:22 PM

Subject: Fwd: opvraag proceskosten| 5.1,2e | 5.1.2e

Received: Mon 7/22/2024 12:04:14 PM

Uitspraak RB ZWB d.d. 04-06-2024pdf

U ontvangt niet vaak e-mail van [_512e \@ravelijnadvocaten.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Betreft: Fwd:
%

raagproceskosten| _512e || 5.1.2e

Dossier: Gemeente Baarle-Nassau (beroep besl. 29-08-23) 5.1.2e

Geachte heer/mevrouw,

Ik mocht de proceskosten inzake de uitspraakvan 04 juni 2024 nog niet ontvangen.
Ik verwijs u hiervoor naar mijn onderstaande mail van 12-juni 2024.

Wilt u dit nazien en alsnog tot betaling overgaan?

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Ravelijn Advocaten & Mediators

Van der Rijtstraat 57

4611 PP BERGEN OP ZOOM

T: 5.12e

F: 5.1.2e

lk ___www.‚ravelijnadvocaten.nl

Disclaimer - De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een

beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerden) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet

de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en

wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Van: Administratie | Ravelijn Advocaten 4__ 5-1.2e \@ravelijnadvocaten.nl>
Datum: woensdag, 12 jum 2024 10:29

Aan: Gemeente Baarle-Nassau <gemeente(@baarle-nassau.nl>, Gemeente Baarle-Nassau 4 5.1.2e (@abg nl=
Onderwerp: opvraag proceskosten | >.1.2e | [ 5.1.2e |

Betreft: opvraag proceskosten

Dossier: [52e Gemeente Baarle-Nassau (beroep besl. 29-08-23) ( 512e |

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand een kopie van de uitspraak d.d. o4 juni 2024 van rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Hierin is bepaald dan v de proceskosten en het griffierecht dient te vergoeden.
Totaal een bedrag van € 3.182,-.

Ik verzoek u deze te vergoeden op re kening 5.1.5 ten name van Ravelijn Advocaten.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Ravelijn Advocaten & Mediators

Van der Rijtstraat 57



4611 PP BERGEN OP ZOOM
3402868

T: 512e

F: 5.1.Ze

l___www.ravelijnadvocaten.nl

Disclaimer - De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde{n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een

beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde{n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet

de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en

wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.


